
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SAMSUN ALAÇAM KARAYOLLARI KOLİN FATİH ORTAOKULU8.SINIF ÜNLÜLER KARMASI JETT PERFORMAN İZLEME-163 211 219 2373

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 7 8,01 7 3 5,74 7 3 5,69 5 3 3,99 6 8 3,73 10 8 6,90 44 31 34,06 299,610

Okul Ortalaması 12 7 10,20 8 2 6,80 8 2 7,20 6 2 5,30 7 7 5,17 11 6 9,26 53 26 43,93 331,460

KATILIMLAR

1 255 ECRİN ÖZDEMİR 8B 19 1 18,67 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 17 2 16,33 19 1 18,67 83 6 81,01 467,621 1 1 1 1 24
% 1,01

2 215 ZEYNEP ELA SÖYLEMEZ8B 18 2 17,33 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 17 3 16,00 20 0 20,00 83 7 80,67 466,052 2 2 2 2 28
% 1,18

3 213 BUĞLEM KURT 8C 18 2 17,33 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 16 4 14,67 20 0 20,00 84 6 82,00 464,340 1 3 3 3 30
% 1,26

4 200 ECE BAYRAK 8B 20 0 20,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 13 5 11,33 19 1 18,67 82 6 80,00 454,665 3 4 4 4 50
% 2,11

5 281 KAAN AYAZ YERLİKAYA8C 18 2 17,33 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 13 4 11,67 20 0 20,00 81 6 79,00 450,443 2 5 5 5 58
% 2,44

6 248 NAZIM ÖZASLAN 8 16 4 14,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 17 3 16,00 18 2 17,33 81 9 78,00 449,190 1 6 6 6 68
% 2,87

7 214 RÜMEYSA ERTURAN 8A 18 2 17,33 10 0 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 12 4 10,67 17 3 16,00 75 11 71,33 425,402 1 7 8 8 167
% 7,04

8 152 MAHMUD ÇELİK 8B 16 3 15,00 9 1 8,67 9 1 8,67 8 2 7,33 13 7 10,67 18 2 17,33 73 16 67,67 417,041 4 8 9 9 214
% 9,02

9 251 NİSA NUR ÇAĞLAYAN 8B 17 3 16,00 10 0 10,00 9 1 8,67 8 2 7,33 9 8 6,33 20 0 20,00 73 14 68,33 413,753 5 9 10 10 232
% 9,78

10 227 BELİNAY KURNAZ 8C 16 4 14,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 2 9,33 17 3 16,00 73 9 70,00 413,120 3 10 11 11 237
% 9,99

11 238 BUĞLEM MERT 8B 18 2 17,33 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 9 5 7,33 17 3 16,00 73 11 69,33 412,768 6 11 12 12 241
% 10

12 242 EMRE AYDOĞDU 8C 15 5 13,33 10 0 10,00 10 0 10,00 7 2 6,33 12 5 10,33 18 2 17,33 72 14 67,32 411,850 4 12 13 13 248
% 10

13 299 KAYRA DORA YAZICI 8A 17 3 16,00 8 2 7,33 7 3 6,00 10 0 10,00 12 5 10,33 17 3 16,00 71 16 65,66 411,345 2 13 14 14 250
% 11

14 267 EGEMEN HELVACI 8A 16 4 14,67 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 11 6 9,00 16 4 14,67 69 18 63,01 397,313 3 14 15 15 320
% 13

15 201 ASEL ÇAVUŞ 8A 15 5 13,33 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 11 6 9,00 14 3 13,00 67 17 61,33 387,275 4 15 18 18 398
% 17

16 226 BAŞAK AYDO ĞDU 8C 14 6 12,00 10 0 10,00 8 2 7,33 7 1 6,67 11 4 9,67 15 5 13,33 65 18 59,00 383,387 5 16 21 21 424
% 18

17 210 NEHİR GÜNEY 8B 18 2 17,33 9 1 8,67 9 1 8,67 7 1 6,67 6 10 2,67 16 2 15,33 65 17 59,34 380,765 7 17 22 22 454
% 19

18 262 MÜCAHİT KESKİN 8B 15 5 13,33 6 3 5,00 8 2 7,33 7 2 6,33 10 8 7,33 17 2 16,33 63 22 55,65 380,568 8 18 23 23 455
% 19

19 264 HAVVANUR AYDOĞDU 8C 13 4 11,67 8 0 8,00 8 1 7,67 7 0 7,00 10 5 8,33 14 2 13,33 60 12 56,00 373,499 6 19 25 25 508
% 21

20 205 MEHMET İLHAN 8C 15 5 13,33 10 0 10,00 8 2 7,33 7 2 6,33 8 3 7,00 14 4 12,67 62 16 56,66 373,407 7 20 26 26 509
% 21

21 266 MEHMET KESKİN 8B 14 6 12,00 8 2 7,33 8 2 7,33 10 0 10,00 9 2 8,33 13 4 11,67 62 16 56,66 371,218 9 21 27 27 531
% 22

22 211 ARDA KAYA 8C 13 5 11,33 8 2 7,33 8 2 7,33 7 2 6,33 11 7 8,67 15 5 13,33 62 23 54,32 370,894 8 22 28 28 533
% 22

23 235 CEYLİN İLERİ 8A 16 4 14,67 8 2 7,33 10 0 10,00 8 1 7,67 8 7 5,67 11 7 8,67 61 21 54,01 359,425 5 23 30 30 621
% 26

24 233 BERRA KÜÇÜKÇOBAN 8C 10 10 6,67 9 1 8,67 9 1 8,67 6 3 5,00 12 3 11,00 13 5 11,33 59 23 51,34 357,444 9 24 31 31 639
% 27

25 244 İBRAHİM KAPUSUZ 8A 14 6 12,00 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 8 11 4,33 13 6 11,00 62 26 53,33 352,519 6 25 33 33 679
% 29

26 249 NAZLI BIYIKLI 8A 15 5 13,33 8 2 7,33 9 1 8,67 7 3 6,00 7 8 4,33 13 7 10,67 59 26 50,33 350,576 7 26 34 34 689
% 29

27 259 YİĞİT ACAR 8C 12 8 9,33 8 2 7,33 10 0 10,00 7 2 6,33 9 10 5,67 14 6 12,00 60 28 50,66 348,444 10 27 35 35 701
% 30

28 237 DURU KAYAOĞLU 8A 11 8 8,33 9 1 8,67 9 0 9,00 7 2 6,33 6 9 3,00 16 3 15,00 58 23 50,33 344,140 8 28 36 36 737
% 31

29 203 BİLAL ÇEVİK 8A 15 5 13,33 5 4 3,67 9 1 8,67 5 5 3,33 8 6 6,00 11 5 9,33 53 26 44,33 342,687 9 29 37 37 749
% 32

30 221 ENES KARATAŞ 8B 13 6 11,00 9 1 8,67 7 3 6,00 3 2 2,33 6 7 3,67 13 5 11,33 51 24 43,00 332,341 10 30 42 42 832
% 35

31 212 KUZEY CAN 8A 13 5 11,33 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 2 2 1,33 12 8 9,33 55 17 49,33 331,706 10 31 43 43 842
% 35

32 258 SELİM KAMA 8A 11 7 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 6 2 5,33 9 8 6,33 10 6 8,00 54 25 45,67 331,584 11 32 44 44 843
% 36

33 260 ZUHAL CEYLAN 8A 11 7 8,67 7 3 6,00 9 1 8,67 10 0 10,00 3 3 2,00 11 6 9,00 51 20 44,34 317,932 12 33 53 53 950
% 40
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SAMSUN ALAÇAM KARAYOLLARI KOLİN FATİH ORTAOKULU8.SINIF ÜNLÜLER KARMASI JETT PERFORMAN İZLEME-163 211 219 2373

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 7 8,01 7 3 5,74 7 3 5,69 5 3 3,99 6 8 3,73 10 8 6,90 44 31 34,06 299,610

Okul Ortalaması 12 7 10,20 8 2 6,80 8 2 7,20 6 2 5,30 7 7 5,17 11 6 9,26 53 26 43,93 331,460

KATILIMLAR

34 202 CEREN BUSE DEMİR 8A 11 6 9,00 8 2 7,33 8 2 7,33 10 0 10,00 5 7 2,67 9 4 7,67 51 21 44,00 317,085 13 34 54 54 962
% 41

35 209 ŞEYMA KOŞAR 8A 12 7 9,67 8 2 7,33 6 2 5,33 5 1 4,67 3 4 1,67 12 8 9,33 46 24 38,00 309,874 14 35 56 56 1017
% 43

36 229 BEREN YILMAZ 8B 12 8 9,33 7 3 6,00 6 4 4,67 6 3 5,00 8 10 4,67 9 10 5,67 48 38 35,34 305,131 11 36 58 58 1065
% 45

37 231 HASANEYMEN İNCE 8A 14 6 12,00 6 4 4,67 8 2 7,33 5 5 3,33 8 12 4,00 7 13 2,67 48 42 34,00 301,318 15 37 62 62 1096
% 46

38 230 BERİL TOKGÖZ 8B 10 10 6,67 7 3 6,00 8 1 7,67 8 2 7,33 6 11 2,33 10 8 7,33 49 35 37,33 298,878 12 38 66 66 1123
% 47

39 257 SABRİ ÇELEBİ 8B 12 7 9,67 9 1 8,67 7 3 6,00 3 1 2,67 8 6 6,00 39 18 33,01 297,914 13 39 68 68 1132
% 48

40 263 MUHAMMET BAYRAM 8B 12 8 9,33 7 2 6,33 9 0 9,00 2 2 1,33 3 6 1,00 9 6 7,00 42 24 33,99 296,174 14 40 71 71 1149
% 48

41 261 ZEHRA NUR YALDIZ 8A 15 4 13,67 6 3 5,00 4 6 2,00 3 4 1,67 3 3 2,00 8 10 4,67 39 30 29,01 295,007 16 41 72 72 1162
% 49

42 256 ERDEM BİLGİN 8A 14 6 12,00 7 3 6,00 7 3 6,00 10 0 10,00 5 14 0,33 7 13 2,67 50 39 37,00 294,418 17 42 73 73 1166
% 49

43 207 ORÇUN AKÇAOĞLU 8B 12 8 9,33 7 3 6,00 9 1 8,67 0 1 -0,33 3 6 1,00 8 5 6,33 39 24 31,00 289,847 15 43 76 77 1215
% 51

44 247 MUHAMMET ÖZENÇ 8C 11 6 9,00 5 5 3,33 9 1 8,67 5 3 4,00 6 7 3,67 5 7 2,67 41 29 31,34 288,590 11 44 80 81 1230
% 52

45 234 CEYLİN TEMİZ 8A 13 6 11,00 7 3 6,00 10 0 10,00 1 2 0,33 1 2 0,33 8 12 4,00 40 25 31,66 287,973 18 45 82 84 1238
% 52

46 223 ARMAĞAN TÜRKMEN 8A 9 11 5,33 3 7 0,67 6 4 4,67 6 4 4,67 10 10 6,67 9 11 5,33 43 47 27,34 286,936 19 46 84 86 1249
% 53

47 241 ELVİN DODUR 8B 10 10 6,67 6 3 5,00 10 0 10,00 6 4 4,67 5 4 3,67 5 10 1,67 42 31 31,68 281,442 16 47 89 92 1298
% 55

48 204 MİRAÇ KAYA 8C 12 7 9,67 6 4 4,67 8 2 7,33 1 1 0,67 6 5 4,33 1 1 0,67 34 20 27,34 281,415 12 48 90 93 1300
% 55

49 206 ARAS DURAN 8C 7 12 3,00 6 4 4,67 9 1 8,67 1 2 0,33 3 2 2,33 12 8 9,33 38 29 28,33 280,394 13 49 92 95 1310
% 55

50 216 EMİR UYAR 8A 6 14 1,33 4 6 2,00 6 4 4,67 2 8 -0,67 10 10 6,67 12 8 9,33 40 50 23,33 280,208 20 50 93 96 1316
% 55

51 265 ÖMER SAMET AYDIN 8B 11 9 8,00 9 1 8,67 9 1 8,67 2 0 2,00 1 2 0,33 2 0 2,00 34 13 29,67 272,609 17 51 102 105 1377
% 58

52 228 BERAT YILMAZ 8C 10 10 6,67 5 3 4,00 5 4 3,67 6 7 3,67 5 5 3,33 31 29 21,34 267,538 14 52 108 111 1428
% 60

53 250 KERİM ÖZKAN 8A 8 12 4,00 5 5 3,33 7 3 6,00 6 4 4,67 3 9 0,00 10 10 6,67 39 43 24,67 262,799 21 53 113 117 1469
% 62

54 217 EMİR CAN SEZGİN 8C 12 8 9,33 5 5 3,33 5 3 4,00 2 5 0,33 5 12 1,00 3 17 -2,67 32 50 15,32 242,762 15 54 138 145 1673
% 71

55 268 POLAT AYDOĞDU 8B 5 10 1,67 8 2 7,33 8 2 7,33 7 3 6,00 1 3 0,00 3 9 0,00 32 29 22,33 238,663 18 55 145 152 1709
% 72

56 254 YASİN BİROL 8C 6 11 2,33 7 2 6,33 7 2 6,33 1 3 0,00 5 8 2,33 26 26 17,32 237,746 16 56 148 155 1712
% 72

57 232 BERKAY TAŞKIN 8B 5 10 1,67 4 2 3,33 4 4 2,67 1 1 0,67 0 7 -2,33 8 5 6,33 22 29 12,34 228,925 19 57 158 166 1817
% 77

58 239 ECRİN NUR KÖK 8B 9 11 5,33 5 5 3,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 4 16 -1,33 7 13 2,67 30 60 10,00 228,295 20 58 159 167 1824
% 77

59 225 AZE AL 8C 7 13 2,67 4 6 2,00 7 3 6,00 2 8 -0,67 2 9 -1,00 6 14 1,33 28 53 10,33 221,473 17 59 166 174 1884
% 79

60 208 ÖMER FARUK KAYA 8B 2 10 -1,33 8 1 7,67 6 2 5,33 6 2 5,33 1 3 0,00 1 9 -2,00 24 27 15,00 214,480 21 60 172 180 1955
% 82

61 252 SAVAŞ EFE KUR AZ 8B 6 14 1,33 4 6 2,00 3 7 0,67 4 6 2,00 4 16 -1,33 7 13 2,67 28 62 7,34 214,024 22 61 174 182 1962
% 83

62 236 CEREN ANAK ÖK 8C 7 13 2,67 6 4 4,67 5 5 3,33 1 9 -2,00 6 14 1,33 2 18 -4,00 27 63 6,00 209,257 18 62 180 188 2026
% 85

63 224 AYSİMA BOLAT 8C 5 15 0,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 6 14 1,33 5 15 0,00 25 65 3,32 206,327 19 63 182 190 2060
% 87
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